MARCELO GOMES COELHO

De: Maiara Mari Gandolfi <Maiara.Gandolfi@comexport.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 6 de abril de 2020 09:16

Para: MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR

Cc: Daniel Saldanha de Azevedo Santos; LEANDRO KOJIMA; MARCELO GOMES COELHO; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
Assunto: [Quarentena liberada pelo usuario] RES: SOLICITACAO DE COTACAO - Méscaras PFF2 - Metr6 de S3o Paulo

Bom dia Milton!
Muito obrigada pelo e-mail. Estamos a disposi¢cdo de vocés sempre que precisarem.

Att,

Maiara Gandolfi

E. maiara.gandolfi@comexport.com.br
T. (+55 11) 2162-1450
M. (+55 11) 95895-2013

Av. Das Nagdes Unidas - 10.989 - 120 andar
04578-900 - Sao Paulo / SP - Brasil

(COMEZPORT )

comexport.com.br

De: MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 6 de abril de 2020 07:58

Para: Maiara Mari Gandolfi <Maiara.Gandolfi@comexport.com.br>

Cc: Daniel Saldanha de Azevedo Santos <Daniel.Saldanha@comexport.com.br>; LEANDRO KOJIMA <leandro_kojima@metrosp.com.br>; MARCELO GOMES COELHO



<mgcoelho@metrosp.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio_soares@metrosp.com.br>
Assunto: ENC: SOLICITACAO DE COTACAO - Méascaras PFF2 - Metr6 de S3o Paulo

Prezada Maiara, bom dia!

Conforme informado ao Daniel pelo telefone na Gltima sexta-feira, 03/04/2020, analisamos internamente ao Metrd a proposta comercial apresentada e ndo temos
interesse, por ora, em seguir adiante com as negociagoes.

De toda forma, agradecemos o empenho e atencgao.

At,

Milton P. S. Junior
Gerente de Logistica - GLG
Metri de S3o Pauls | Secretaria de Transportes Matropolitanos

ot
Ao mpsilva@metrosp.com.br
11 2794-7001 | 1199712-5707
ULO Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134
@ GOVERNODOESTADO Bloco H — Mezaning - S30 Paulo - SP

De: Maiara Mari Gandolfi <Maiara.Gandolfi@comexport.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 2 de abril de 2020 18:05

Para: LEANDRO KOJIMA <leandro_kojima@metrosp.com.br>; MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
<mauricio_soares@metrosp.com.br>

Cc: Daniel Saldanha de Azevedo Santos <Daniel.Saldanha@comexport.com.br>; Roberto Amadeu Milani <roberto.milani@comexport.com.br>; Marcus Vinicius Pratini
<Marcus.Pratini@comexport.com.br>; Joao Victor Aguiar <Joao.Silva@comexport.com.br>

Assunto: RES: SOLICITACAO DE COTACAO - Méscaras PFF2 - Metrd de S3o Paulo

Prezado Leandro, boa tarde!

Primeiramente gostaria de informar que desde ontem, dia 01 de abril, ha uma nova regra para as exportagées na China. Eles passaram a ter diversas exigéncias em relagdo as fabricas, e
por isso as nossas opgoes de fornecedores diminuiram e estamos colocando todos os nossos esforgos para atender a demanda que recebemos até agora, inclusive a demanda do Metro
de Sao Paulo.



Por esse mesmo motivo os pregos dessas fabricas estdo com alta volatilidade nos pregos e corremos o risco desses aumentos diariamente.

De qualquer forma, nés iremos manter o preco cotado em délar USD 3,66, com a corre¢do da Ptax do dia. Hoje nds temos duas formas para fecharmos a nossa negociagao: ou nés
fechamos o contrato com o preco em délar, ou aumentamos o pre¢o em 5%. Segue exemplo:

Ptax hoje: USD 3,66*5,66 = R$ 20,71 + 5% = R$ 21,75 a unidade

Por gentileza verifique qual das opgdes vocés conseguem seguir. As duas propostas estdo anexadas.

Abaixo a nossa resposta nos pontos solicitados:

1. Andlise Quantitativa:

Adequar a quantidade de 225.000 pecas para 110.000 pecas e revisar a proposta; ok, sem problemas

2. Andlise Técnica:

A mdscara classe N95 atende aos quesitos técnicos estipulados pelo METRO. Para comprovarmos antecipadamente a correlacdo técnica da
proposta e registrarmos na minuta do contrato, necessitamos que seja encaminhado previamente o nome do fabricante e modelo da
mdscara a ser fornecida, com o certificado legivel correspondente ao modelo ofertado. Este certificado deverd contemplar o atendimento
integral d norma Americana NIOSH-42CFR84 ou & norma Europeia EN 149-2001; Segue anexo todos os documentos da fabrica que iremos
trabalhar, o documento solicitado trata-se da primeira pdgina do documento GG certificate.

Independente da andlise prévia, este material serd inspecionado pelo METRO para comprovar o atendimento acima. Concordamos.

3. Justificativa do prego:

Em razdo do volume a ser adquirido solicitamos andlise quanto d possibilidade de concessdo de desconto; Para os produtos de necessidade
do COVID, a Comexport estd trabalhando com o minimo de margem possivel pois 0 nosso interesse hoje é apenas conseguir frazer o mais
rdpido e atender a demanda de urgéncia dos nossos clientes.

Caso ndo seja possivel, solicitamos o encaminhamento de justificativas para compor o processo;

Encaminhar documentos que comprovem que o preco ofertado é o atual praticado em hospitais e/ou outros érgdos publicos. Por questdo de
compliance, ndo podemos encaminhar os pedidos que temos com nossos clientes, mas garantimos que nossos pregos e condigoes sdo os
mesmos para todos, o que pode variar é a taxa cambial do dia do faturamento, pois ndo estamos nos responsabilizamos pela taxa cambial
de nenhum cliente.

4. Condigoes contratuais:



e Com base nos documentos acima encaminharemos a minuta do contrato; ok aguardamos.
e Enfrega Unica; OK
e Solicitamos que a premissa de pagamento seja revista, conforme e-mail abaixo do sr. Daniel, de 30 de marco de 2020, na qual estipula sinal

inicial de 50%; os outros 50% apds entrega e aprovacdo do material. Nosso diretor autorizou o pagamento de 50% na colocagdo do pedido, e
o restante do pagamento no dia do faturamento.

Caso tenham alguma divida, estou a disposicao,

Maiara Gandolfi

E. maiara.gandolfi@comexport.com.br
T. (+55 11) 2162-1450
M. (+55 11) 95895-2013

Av. Das Nacoes Unidas - 10.989 - 129 andar
04578-900 - Sao Paulo / SP - Brasil

COM RT

comexport.com.br

De: LEANDRO KOJIMA <leandro_kojima@metrosp.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2020 17:11

Para: Maiara Mari Gandolfi <Maiara.Gandolfi@comexport.com.br>

Cc: Marcus Vinicius Pratini <Marcus.Pratini@comexport.com.br>; Roberto Amadeu Milani <roberto.milani@comexport.com.br>; Joao Victor Aguiar
<Joao.Silva@comexport.com.br>; Daniel Saldanha de Azevedo Santos <Daniel.Saldanha@comexport.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
<mauricio_soares@metrosp.com.br>; MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>

Assunto: RES: SOLICITACAO DE COTACAO - Méscaras PFF2 - Metré de S3o Paulo

Prioridade: Alta

Boa tarde Maiara,



Em relacdo & proposta, confirmamos o interesse pela Companhia do Metré de Sdo Paulo, na aquisicdo das mdscaras N95 da proposta anexa de 31 de
marco de 2020 e solicitamos os seguintes documentos e ponderacdo para prosseguirmos com a elaboracdo de um contrato em situacdo de emergéncia,
conforme art. 1431, XIV do REGULAMENTO e art. 29, XV da Lei 13.303/2016, para combate ao COVID19:
5. Andlise Quantitativa:
e Adequar a quantidade de 225.000 pecas para 110.000 pecas e revisar a proposta;
6. Andlise Técnica:

e A madscara classe N95 atende aos quesitos técnicos estipulados pelo METRO. Para comprovarmos antecipadamente a correlacdo técnica da
proposta e registrarmos na minuta do contrato, necessitamos que seja encaminhado previamente o nome do fabricante e modelo da
mdscara a ser fornecida, com o certificado legivel correspondente ao modelo ofertado. Este certificado deverd contemplar o atendimento
integral & norma Americana NIOSH-42CFR84 ou & norma Europeia EN 149-2001;

e Independente da andlise prévia, este material serd inspecionado pelo METRO para comprovar o atendimento acima.

7. Justificativa do preco:

e Emrazdo do volume a ser adquirido solicitamos andlise quanto a possibilidade de concessdo de desconto;

e Caso ndo seja possivel, solicitamos o encaminhamento de justificativas para compor o processo;

e Encaminhar documentos que comprovem que o preco ofertado é o atual praticado em hospitais e/ou outros érgdos publicos.

8. Condigoes contratuais:
e Com base nos documentos acima encaminharemos a minuta do confrato;

e Entfrega Unica;

e Solicitamos que a premissa de pagamento seja revista, conforme e-mail abaixo do sr. Daniel, de 30 de marco de 2020, na qual estipula sinal
inicial de 50%; os outros 50% apds entrega e aprovacdo do material.

Qualquer duvida, favor nos acionar.

Grato,



Leandro Kojima
Chefe Depto. Suprimentos de Materiais - GLG/LGS
Metride S3o Pauls | Secretaria de Transportes Metropolitanos

.t
Ao leandrok® metros p.com. br
11 2794-7005 | 1194341-8433
ULO Av. Francisco de P. Quintanilha Ribeiro, 134 -
m GOVERNO DO ESTADD Bloco H — Mezanino - 530 Paulo - SP

De: Maiara Mari Gandolfi <Maiara.Gandolfi@comexport.com.br>

Enviada em: terca-feira, 31 de margo de 2020 19:43

Para: Daniel Saldanha de Azevedo Santos <Daniel.Saldanha@comexport.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio _soares@metrosp.com.br>
Cc: Marcus Vinicius Pratini <Marcus.Pratini@comexport.com.br>; Roberto Amadeu Milani <roberto.milani@comexport.com.br>; Joao Victor Aguiar
<Joao.Silva@comexport.com.br>

Assunto: [Quarentena liberada pelo usuario] RES: SOLICITACAO DE COTAGAO - Méscaras PFF2 - Metré de Sdo Paulo

Mauricio,
Conforme informado, um de nossos fornecedores informou a disponibilidade da mascara N95, que pode substituir a PFF2 Inicialmente cotada.

Por gentileza verifique com sua equipe de seguranca do trabalho e nos confirme o mais rapido possivel. Por ser um volume grande, certamente iremos dividir em pequenos
embarques devido a escassa logistica area que estamos enfrentando.

Duvidas, estou a disposicao,

Att,

Maiara Gandolfi

E. maiara.gandolfi@comexport.com.br
T. (+55 11) 2162-1450
M. (+55 11) 95895-2013

Av. Das Nagoes Unidas - 10.989 - 120 andar



04578-900 - Sao Paulo / SP - Brasil

(COMEZPORT )

comexport.com.br

De: Maiara Mari Gandolfi

Enviada em: terca-feira, 31 de marco de 2020 11:30

Para: Daniel Saldanha de Azevedo Santos <Daniel.Saldanha@comexport.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio _soares@metrosp.com.br>
Cc: Marcus Vinicius Pratini <Marcus.Pratini@comexport.com.br>; Roberto Amadeu Milani <roberto.milani@comexport.com.br>; Joao Victor Aguiar
<Joao.Silva@comexport.com.br>

Assunto: RES: SOLICITACAO DE COTACAO - Méscaras PFF2 - Metrd de S3o Paulo

Prezado Mauricio, bom dia!
Conforme informacgdo do Daniel, infelizmente as mascaras PFF2 estdo em falta no mercado Chinés, e ndo temos como ofertar.

Encaminho anexo duas propostas: mdscaras cirurgicas, efeito de filtro de prote¢do 95%, e a KN 95, as propostas estdo separadas pois sdo de fornecedores e prazos
diferentes.

Aproveitando, estamos verificando a possibilidade de ofertar a mascara N95, que é bem prdoxima das especificacbes da PFF2. Assim que tiver o preco e o prazo, encaminho
a voce.

Duvidas, estou a disposicao,
Maiara Gandolfi

E. maiara.gandolfi@comexport.com.br
T. (+55 11) 2162-1450
M. (+55 11) 95895-2013

Av. Das Nacgoes Unidas - 10.989 - 129 andar
04578-900 - Sao Paulo / SP - Brasil

(COMEZPORT )



comexport.com.br

De: Daniel Saldanha de Azevedo Santos <Daniel.Saldanha@comexport.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de margo de 2020 20:37

Para: MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio _soares@metrosp.com.br>

Cc: Maiara Mari Gandolfi <Maiara.Gandolfi@comexport.com.br>

Assunto: RES: SOLICITACAO DE COTAGCAO - Méscaras PFF2 - Metré de S3o Paulo

Caro Mauricio, boa noite!
Caro Mauricio, boa noite!
Obrigado pelo seu contato e informacdes.

Gostaria antes de responder fazer um esclarecimento. A Comexport é uma trading e sem histérico na comercializacdo de produtos médicos, mesmo sendo possuidora de
licengas dos drgaos nacionais.

Diante da Pandemia que nos afetou, a pedido de diversos clientes, estamos atendendo aos nossos clientes em carater humanitario para a busca de itens que nao estado
mais sendo encontrados no Brasil. Esse o caso das mascaras.

Esta semana comegamos a fazer embarques para clientes.

Hoje as PFF2 estdo com muito pouca disponibilidade na China, pois o mundo todo correu para se abastecer. Isso afetou precos, mas o maior problema é encontra-las.

O que ha no mercado, ainda, e com volumes para confirmacdes didrias sdo as Cirurgicas ou as KN95 (versdo chinesa, sob as normas chinesas da N95)

Os processo para aquisicdo de mascaras estdo se dando em formato diario e precisam de um rito de aquisicdo muito rapido. Propostas duram 24horas e por conta de
diferentes fusos horarios, o que ha a noite no amanhecer ndo existe. Portanto, ao enviarmos a proposta amanha importante que vocés possam decidir rapido, sob pena de
ndo haver mais no dia seguinte.

As condig¢des na China sdo de pagamento antecipado. Portanto, so temos como participar aonde possa haver um sinal 50% e na confirmagao do embarque o saldo.

Amanha na parte da manha atualizaremos disponibilidades e enviaremos uma proposta.

Abs



Daniel Saldanha
Comexport
Diretor

De: MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio soares@metrosp.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 30 de margo de 2020 18:02

Para: Daniel Saldanha de Azevedo Santos <Daniel.Saldanha@comexport.com.br>
Assunto: SOLICITACAO DE COTACAO - Méascaras PFF2 - Metr6 de S3o Paulo

Boa tarde, Daniel

Meu nome é Mauricio Soares, sou Coordenador de Contratos da Geréncia de Logistica do Metr6 de Sdo Paulo. Apresento a sua aprecia¢do pedido de cotacdo para
aquisicdo de mascaras PFF2, conforme abaixo:

Favor incluir na cotacdo Razdo Social, CNPJ e prazo de entrega.

Item d Cédico d Prego unitéario Pratzo de
Item ReqC ;im Ca 0180 10 Material Qtd. Und ¢/ impostos, endr.ega
eq materia frete, etc. ( ias
corridos)
MASCARA, TIPO RESPIRADOR
PURIFICADOR DE AR, DESCARTAVEL,
SEMIFACIAL,
SOLDADO EM SEU PERIMETRO TOTAL,
COM 2 TIRANTES ELASTICOS NAS
1 XXXXXXXXX 1 10045159 | LATERAIS 225.000 | PEC

EXTERNAS P/FIXACAO DO RESPIRADOR
NA ALTURA DA NUCA/PESCOCO, COM
VALVULA

DE EXALACAO E TIRA METALICA
MOLDAVEL FIXA NA PARTE SUPERIOR

9



EXTERNA,
COMPOSTO DE CAMADAS FILTRANTES
COM FIBRAS SINTETICAS TRATADAS
ELETRONICAMENTE E CARVAO
ATIVADO, PARA PROTECAO CONTRA
POEIRAS, NEVOAS,

FUMOS E VAPORES ORGANICOS.

REFERENCIAS 8023-PFF2 DA 3M OU REF:
WPS1700

DA DELTAPLUS OU MASKFACE ABPFF-
2S VERDE CF CV CODIGO 515110.

EMBALAGEM: SACO PLASTICO

LOCAL DE ENTREGA: Patio Jabaquara - Av. Fco. de Paula Quintanilha Ribeiro, 134 - CEP: 04330-020.
CONDICOES DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado 30 (trinta) dias apds recebimento e aprovacdo do material:

Incluir na cotacio todos os impostos, frete, seguro e outras despesas inerentes ao
fornecimento.




Dados cadastrais do Metr6 de Sao Paulo:

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
Rua Augusta, 1626 - Consolagao - CEP: 01304-001
CNPIJ - 62.070.362/0001-06 - INSCR 104.978.186.113

Agradecemos pelo seu empenho no envio de uma resposta o mais rapido possivel.
Celular: (11) 97334-8294

Atenciosamente,

Mauricio Teixeira Soares
Coordenador de Gestdo de Contratos - GLG/CON
Metri de S3o Paule | Secretaria de Transportes Matropolitanos

o~
Ao mauricio_soares@metrosp.com.br
11 2794-7008 | 11 5060-4203
ULO Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134
m GOVERNO DOESTADO Bloco H - Mezanino - S3o Paulo - SP




