COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METR6

Rua Augusta, 1626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax (11) 3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411

CNPJ n° 62.070.362/0001-06 - Inscricdo Estadual n° 104.978.186.113 - Sdo Paulo - SP - Brasil
NOVO ENDERECO
RELATORIO TECNICO ADMINISTRATIVO DA SEDE
Rua Boa Vista, 175 - Centro
Sao Paulo - SP
1. ASSUNTO CEP01014-920

Encerramento contratual em atendimento ao Instrumento Normativo NOR-04-205.

2. PROCESSO
Contrato: n° 1001549601

Contratada: ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES, BOMBAS E MATERIAL ELETRICO
EIRELI

Objeto: FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTECAO
Assinatura do Contrato: 20/04/2020

Vigéncia Contratual: 19/06/2020

Valor do Contrato: R$ 695.000,00

Valor Total Executado: R$ 695.000,00

Prazo de Execu¢ao do Fornecimento: 20/05/2020

O fornecimento foi executado em entregas atestadas através de Nota de Recebimento — NR, com término em
26.05.2020.

3. SITUACAO
Aditivos: Nao houve aditivos para o Contrato.

Pendéncias: Nao existem pendéncias de ordem técnica, administrativa, ou econdmica e financeira por parte
da Contratada, que impegam o encerramento do Contrato.

Reajustes: Nio houve a incidéncia de reajuste.

Multas Contratuais: No decorrer da execugdo contratual ndo foram registrados fatos puniveis que geraram
multas contratuais.

Qualidade: O fornecimento foi executado na conformidade da documentagio técnica e com total
observéncia das demais clausulas contratuais.

4. CONCLUSAOQ/ACEITACAO

Portanto, de acordo com as informagdes acima, consideramos cumprido o objeto do contrato.

/
\ T
MILTMO DA SILVA JUT(IIOR

Gerente de Logistica

GLG/CON/ADC RSU
#SCOP1896206
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO m METR6

Rua Augusta, 1626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax (11) 3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411
CNPJ n° 62.070.362/0001-06 - Inscrigdo Estadual n° 104.978.186.113 - S&o Paulo - SP - Brasil

NOVO ENDERECO
DA SEDE
Rua Boa Vista, 175 - Centro

Sdo Paulo - SP
CEPOTOT4-920

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

NUMERO: CONTRATO N° 1001549601
CONTRATANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO

CONTRATADA: ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES, BOMBAS E
MATERIAL ELETRICO EIRELI

OBJETO: FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTECAO

Nos termos, observada a inexisténcia de pendéncias fiscais e tributarias, técnicas e financeiras
e para registrar o encerramento definitivo do Contrato em epigrafe, lavra a COMPANHIA DO
METRO o presente Termo de Encerramento, devidamente assinado por seu representante
legal.

Sao Paulo,

MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR
Gerente de Logistica

GLG/CON/ADC RS
#SCOP 1897207
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RENATO SUETSUGO
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De: GERALDO SOUZA OLIVEIRA

Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 13:57

Para: RENATO SUETSUGO; NEDENILSON DIAS DOS SANTOS; Comunitaria GCT COM
Cc: NILSON ALVES DA SILVA; CARLOS ROBERTO DE CARVALHO; CARLOS

EDUARDO MOROTTI LOPES; Comunitaria do Sistema de Gestao de Contratos
da GLG; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
Assunto: RES: GLG: Consulta de Pendéncias Financeiras

Prezado,

Informo que ndo existem pendéncias nesta Tesouraria-Pagamentos, para o referido contrato.

Att.

Geraldo Souza Oliveira
DF/GEF/EFT (Tesouraria)
L Metrd de 530 Paulo | Secretaria de Transportss Metropolitanos

geralde_oliveira@metrosp.com.br

1 11 2291-3931 | 1138047-1198
ULO Rua Boa Vista, 175

GOVERNO DOESTADO Bloco B — 22 Andar - S3o Paulo - 5P

De: RENATO SUETSUGO

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 13:52

Para: NEDENILSON DIAS DOS SANTOS <nedenilson_santos@metrosp.com.br>; GERALDO SOUZA OLIVEIRA
<geraldo_oliveira@metrosp.com.br>; Comunitaria GCT COM <gctcom @metrosp.com.br>

Cc: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>; CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
<crcarvalho@metrosp.com.br>; CARLOS EDUARDO MOROTTI LOPES <cemlopes@metrosp.com.br>; Comunitaria do
Sistema de Gestao de Contratos da GLG <glgcontratos@metrosp.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
<mauricio_soares@metrosp.com.br>

Assunto: GLG: Consulta de Pendéncias Financeiras

Senhores, boa tarde!

Em atendimento a NOR-04-205, item 3.7.1, por gentileza, solicitamos priorizar o parecer em relagdo a existéncia de
pendéncias financeiras que impegam o encerramento do instrumento contratual listado no anexo.

Para este contrato especifico, solicitamos responder o mais breve possivel, uma vez que é objeto de fiscalizacio
do TCE/SP, conforme os e-mails abaixo e documento anexo.

Palavra chave para pesquisa: #1001549601

Atenciosamente,



Renato Suetsugo

Coord. de Gestio de Contratos - GLG/CONSADC

Matrd de Sdo Paule | Secretaria de Transportes Matrop olitanos
I rsustsuge@metrosp.com.br

11 2794-7097

Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeire, 134
Governo poestane Bloco H — Mezanine - 530 Pauls - 5P

« Pragrarea IR

De: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 12:39

Para: RENATO SUETSUGO <rsuetsugo@metrosp.com.br>; ELIANE DE CRISTO PRIMO <ecprimo@ metrosp.com.br>
Cc: MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio _soares@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte —-REPRES.-CONTR.—REP. PUB.~INTER [#TEC0000074981]

Prioridade: Alta

Boa tarde!
Renato,
Favor atuar com urgéncia, para fazer o relatério de encerramento desse contrato: 1001549601

Esse contrato, é objeto de fiscalizagdo do TCE/SP, solicito enviar a consulta desse contrato as areas responsaveis e
ligar para quem recebe os e-mails explicando a urgéncia, pedindo que responda no mesmo dia.

Verificar se no termo de encerramento constam se seguintes informacgdes:

2. Declaragao do gestor do contrato, contendo informacées sobre:
a. Cumprimento dos prazos de entrega e especificagdes dos insumos previsios;

b. Existéncia de multas contratuais, devendo, em caso afirmativo, vir acompanhada de
cépia do comprovante de recolhimento;

c. Na hipétese de n&o restarem quaisquer pendéncias, reajustamentos ou acertos de
qualquer natureza, indicacéo expressa de que o contrato ou ato juridico analogo foi
integraimente cumptido;

d. Informar se houve aumento/supresséo das quantidades inicialmente previstas no
contrato;

Peco, ainda localizar os RIMs de cada recebimento.

@ELIANE DE CRISTO PRIMO, boa tarde!

Favor verificar se é possivel inserir esse contrato no AUDESP, ainda hoje.

Para faciltar para ambos, todos os documentos relativos a esse contrato estdo em: https://metrosp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leandro_kojima metrosp com br/EvOgUz-

vEBJColdV1ebDeK8B3UY0Sgsqo4QXZMOY8I0OHNng?e=Yxdr50
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Atenciosamente,

Nilson Alves da Silva
Supervisor de Contratos GLG/CON/ADC
Metrd de 530 Paulo | Secretaria de Transportes Metrop olitanos

nilson_silva@rnetrosp. com.br
11 2794-7038 e 5060-4538

3 Avenida Francisco de Paula Q. Ribeiro, 124
mmmcoesmno Blocn H - Mezanino - Sao Paulo SP

Esta menzagem (nn!umdo seus anexos) pode corter informagies confidencials efou
privilegiadas, Se vood ndo furo destingtdne ou apessoa autorizada 3 recebé-a, solichamos
dewshver 3o remetente ¢ apagar de ooy sistema. Mertames que 3 utilizaglo, divulgagdo ou
reprodug: do de seu conteldo & mpmbsam;«nte proibida.

f-&engao mprima somerte gquando necessaro: o planeta agradece - Programa 3R"

De: MAURICIO TEIXEIRA SOARES

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 11:07

Para: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>

Cc: MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte —REPRES.-CONTR.-REP. PUB.—INTER [#TEC0000074981]
Prioridade: Alta

Bom dia, Nilson
Para providéncias quanto a Requisi¢do de Documentos TCE n° 143/2020, anexa.

Atenciosamente,

Mauricio Teixeira Soares
Coordenador de Gestio de Coatratos — GLG/CON
Metri de S3o Paulo | Secretaria de Transportes Metrop olitanos

' mauricio_sozsres@metrosp.com.br
11 2794-7008 | 11 5060-4203

-4 1 Rua Francisca de Pauls Quintanilha Ribeirc, 124
GOVEANO DOESTARO Bloco H - Mezanino - S8o Paulo - SP

De: MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 11:00

Para: MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio _soares@metrosp.com.br>

Cc: LEANDRO KOJIMA <leandro_kojima@metrosp.com.br>; MARCELO GOMES COELHO
<mgcoelho@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte —REPRES.—CONTR.—REP. PUB.—INTER [#TECO000074981]
Prioridade: Alta

Mauricio,
Gentileza antecipar informagées descritas no anexo.

Abraco.



RENATO SUETSUGO
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De: NEDENILSON DIAS DOS SANTQS

Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 14:06

Para: RENATO SUETSUGO; GERALDO SOUZA OLIVEIRA; Comunitaria GCT COM
Cc: NILSON ALVES DA SILVA; CARLOS ROBERTO DE CARVALHO; CARLOS

EDUARDO MOROTTI LOPES; Comunitaria do Sistema de Gestao de Contratos
da GLG; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
Assunto: RES: GLG: Consulta de Pendéncias Financeiras

Boa tarde!
Informo, que ndo existem pendencias nesta Tesouraria/Recebimento para o contrato mencionado.
Atte.

Nedenilson Dias dos Santos
DF/GEF/EFT/EPR
our Metrd de S350 Paulo | Secretaria de Transportas Metropolitanos

Nedenilson_santos@metrosp.com.br
11 3291-3924 | L1 00000-0000
Rua Boz Vista, 175

3¢ Andar - S8o Paulo - 5P

De: RENATO SUETSUGO

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 13:52

Para: NEDENILSON DIAS DOS SANTOS <nedenilson_santos@metrosp.com.br>; GERALDO SOUZA OLIVEIRA
<geraldo_oliveira@metrosp.com.br>; Comunitdria GCT COM <gctcom@metrosp.com.br>

Cc: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>; CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
<crcarvalho@metrosp.com.br>; CARLOS EDUARDO MOROTTI LOPES <cemlopes@metrosp.com.br>; Comunitaria do
Sistema de Gestao de Contratos da GLG <glgcontratos@metrosp.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
<mauricio_soares@metrosp.com.br>

Assunto: GLG: Consulta de Pendéncias Financeiras

Senhores, boa tarde!

Em atendimento a NOR-04-205, item 3.7.1, por gentileza, solicitamos priorizar o parecer em relagdo a existéncia de
pendéncias financeiras que impegam o encerramento do instrumento contratual listado no anexo.

Para este contrato especifico, solicitamos responder o mais breve possivel, uma vez que é objeto de fiscalizacdo
do TCE/SP, conforme os e-mails abaixo e documento anexo.

Palavra chave para pesquisa: #1001549601

Atenciosamente,



Renato Suetsugo
Coord. de Gestio de Contratos - GLG/CON/ADC
fMetrode Sda Paulo | Secrataria de Transportss Metropolitanos
rsustsugo@metrosp.com.br

11 2794-7097

Rua Francisco depa ula antamlha Ribeiro, 134

arEREing. ﬁ;a“a‘s agradece - Prograrma IR

De: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 12:39

Para: RENATO SUETSUGO <rsuetsugo@metrosp.com.br>; ELIANE DE CRISTO PRIMO <ecprimo@metrosp.com.br>
Cc: MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio_soares@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte —-REPRES.—CONTR.—REP. PUB.—INTER [#TEC0000074981]

Prioridade: Alta

Boa tarde!
Renato,
Favor atuar com urgéncia, para fazer o relatério de encerramento desse contrato: 1001549601

Esse contrato, é objeto de fiscalizagio do TCE/SP, solicito enviar a consulta desse contrato as areas responsdveis e
ligar para quem recebe os e-mails explicando a urgéncia, pedindo que responda no mesmo dia.

Verificar se no termo de encerramento constam se seguintes informacdes:

2. Declaragéo do gestor do contrato, contendo informacées sobre:
a. Cumprimento dos prazos de entrega e especificagbes dos insumos previstos;

b. Existéncia de multas contratuais, devendo, em caso afirmativo, vir acompanhada de
copia do comprovante de recolhimento;

c. Na hipotese de néo restarem quaisquer pendéncias, reajustamentos ou acertos de
qualquer natureza, indicacéo expressa de que o contrato ou ato juridico analogo foi
integralmente cumprido;

d. Informar se houve aumento/supresséo das quantidades inicialmente previstas no
contrato;

Pego, ainda localizar os RIMs de cada recebimento.

@ELIANE DE CRISTO PRIMO, boa tarde!

Favor verificar se € possivel inserir esse contrato no AUDESP, ainda hoje.

Para faciltar para ambos, todos os documentos relativos 3 esse contrato estdo em: https://metrosp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leandro_kojima_metrosp com br/EvOgUz-

VEBJColdV1ebDeK8B3UY0Sgsqo4QXZMOY8IOHng?e=Yxdr50
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Atenciosamente,

Nilson Alves da Silva
Supervisor de Contratos GLG/CON/ADC
Metrd de S 8o Paulo | Secretaria de Transportes Metrop olitanos

nilson_silva@rnetrosp, corn.br
11 2794-7032 e S060-4538
Avenida Francisco de Paula Q. Ribeiro, 134
GOVE&RDDOE%‘(ADI& Bloco H - Mazanmo SEo Paulo SP

Esta mensagem (nciumda seus anenos) pode corter informagdes confidencizis efou
privilegiadas. Se vood ndo for o destinatarie ou a pessoa autonizada @ recebéda, solichamos
dewolver 3 remstante o apagar de sey sistema. Mertamis que a utilizagio, divulgagdo ou
repmdu aa da zeu conteddo & ENpressamants profbids.

Aengao “Imprima somente quando necessaris: o plansta agradece - Programa IR"

De: MAURICIO TEIXEIRA SOARES

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 11:07

Para: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>

Cc: MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte —-REPRES.—CONTR.—REP. PUB.—INTER [#TEC0000074981]
Prioridade: Alta

Bom dia, Nilson
Para providéncias quanto a Requisigdo de Documentos TCE n° 143/2020, anexa.

Atenciosamente,

Mauricio Teixeira Soares
Coordenador de Gestio de Contratos - GLG/CON
Metrida Sdo Paulo | Secretaria de Transportes Matropolitanas
AO mauricio_sosres@metrosp.com.br
11 2794-7008 | 11 5060-4203
& ' Rua Francisco de Psula Quintanilha Ribeire, 134
Gwmmmesmm Bloco H - Memmm San F’aulo 5P

De: MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 11:00

Para: MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio soares@metrosp.com.br>

Cc: LEANDRO KOJIMA <leandro _kojima@metrosp.com.br>; MARCELO GOMES COELHO
<mgcoelho@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte -REPRES.—CONTR.—REP. PUB.—INTER [#TEC0000074981]
Prioridade: Alta

Mauricio,
Gentileza antecipar informag®es descritas no anexo.

Abraco.



RENATO SUETSUGO
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De: ELIANA DE PAULA LEMOS

Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 14:06

Para: Comunitaria GCT COM

Cc: RENATO SUETSUGO; RENATA LUCIA LEMOS GONCALVES; NADIA MENDES
CAVALLINI

Assunto: RES: GLG: Consulta de Pendéncias Financeiras - CN 1001549601 - ELETRO
AREA

Boa tarde,

Informo que nesta data, neste departamento, ndo ha nenhuma pendéncia que impeca o encerramento do referido
contrato.

Att,

Eliana de Paula Lemos
Dep. de Controle de Compromissos e Recebiveis
Metrd de 530 Paulo | Secretariz de Transportes Metrop olitanos

' elemus@ metrosp.coms. br
11 3291-5437
Rua Boa Vista, 175 - Bloco B — 6% Andar

wmsoasr&nc S80 Paulo- 5P

De: FRANKLIN RAMOS DA SILVA Em nome de Comunitdria GCT COM
Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 14:00

Para: ELIANA DE PAULA LEMOS <elemos@metrosp.com.br>

Cc: RENATO SUETSUGO <rsuetsugo@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: GLG: Consulta de Pendéncias Financeiras

Eliana, boa tarde!
Segue solicitagdo para seu conhecimento.

Att,

Franklin Ramos da Silva

Dep. De Controle de Compromissos e Recebiveis
BMetnd &e Sao Paulo E Saqmm ﬂe‘ﬁmmpnrzw Meropdlitanos

(1) 3201-6446199364 021
Rua Boa Vista, 178
: _WW“WW ﬂioma - ¢ ﬁﬁ&awgaeﬁmm S?




De: RENATO SUETSUGO

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 13:52

Para: NEDENILSON DIAS DOS SANTOS <nedenilson santos@metrosp.com.br>; GERALDO SOUZA OLIVEIRA
<geraldo_oliveira@metrosp.com.br>; Comunitdria GCT COM <gctcom @metrosp.com.br>

Cc: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>; CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
<crcarvalho@metrosp.com.br>; CARLOS EDUARDO MOROTTI LOPES <cemlopes@metrosp.com.br>; Comunitaria do
Sistema de Gestao de Contratos da GLG <glgcontratos@metrosp.com.br>; MAURICIO TEIXEIRA SOARES
<mauricio_soares@metrosp.com.br>

Assunto: GLG: Consulta de Pendéncias Financeiras

Senhores, boa tarde!

Em atendimento a NOR-04-205, item 3.7.1, por gentileza, solicitamos priorizar o parecer em relacdo a existéncia de
pendéncias financeiras que impegam o encerramento do instrumento contratual listado no anexo.

Para este contrato especifico, solicitamos responder o mais breve possivel, uma vez que é objeto de fiscalizagiio
do TCE/SP, conforme os e-mails abaixo e documento anexo.

Palavra chave para pesquisa: #1001549601
Atenciosamente,

Renato Suetsugo
Coord. de Gestdo de Contratos - GLG/CON/ADC

o ) _ # Metri de Sdo Paulo | Secretaria de Transportes Matrop olitanas
LI\ Ao rsuetsuge@metrosp.cam.br
\ _ = : 11 2754-7097

Rua Francisco de Paula Quintanitha Ribeiro, 134
A GOVERNO DO ESTADO BlocoH - Mezanine - S3o0 Paulo - 5P

De: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 12:39

Para: RENATO SUETSUGO <rsuetsugo@metrosp.com.br>; ELIANE DE CRISTO PRIMO <ecprimo@metrosp.com.br>
Cc: MAURICIO TEIXEIRA SOARES <mauricio_soares@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte —-REPRES.—CONTR.—REP. PUB.—INTER [#TEC0000074981]

Prioridade: Alta

Boa tarde!
Renato,
Favor atuar com urgéncia, para fazer o relatério de encerramento desse contrato: 1001549601

Esse contrato, € objeto de fiscalizagdo do TCE/SP, solicito enviar a consulta desse contrato as areas responsaveis e
ligar para quem recebe os e-mails explicando a urgéncia, pedindo que responda no mesmo dia.

Verificar se no termo de encerramento constam se seguintes informagdes:
2



2. Declaragdo do gestor do contrato, contendo informaces sobre:
a. Cumprimento dos prazos de entrega e especificagbes dos insumos previstos;

b. Existéncia de multas contratuais, devendo, em caso afirmativo, vir acompanhada de
cdpia do comprovante de recolhimento:

¢. Na hipotese de n&o restarem quaisquer pendéncias, reajustamentos ou acertos de
qualquer natureza, indicagéo expressa de que o contrato ou ato juridico anélogo foi
integralmente cumprido;

d. Informar se houve aumento/supresséo das quantidades inicialmente previstas no
contrato;

Peco, ainda localizar os RIMs de cada recebimento.
@ELIANE DE CRISTO PRIMO, boa tarde!

Favor verificar se é possivel inserir esse contrato no AUDESP, ainda hoje.

Para faciltar para ambos, todos os documentos relativos 4 esse contrato estdo em: https://metrosp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leandro kojima _metrosp com br/EvOgUz-
vEBJColdV1ebDeK8B3UY0Sgsqo4QXZMOY8I0Hng?e=Yxdr50

Atenciosamente,

Nilson Alves da Silva
Supervisor de Contrates GLG/CON/ADC
Metrd de S0 Paule | Secretaria de Transportes Metrop olitanos

nilson_silva@metrosp, com.br

11 2794-7038 2 5060-45328
' Avenida Francisco de Paula Q. Ribeiro, 134
i GOVERNODOESTADD Bloco H - Mezanino - S8o Paulo - SP

Estamensagem (ncluindo seus anexes) poda conter informagies confidenciais edou
privilegiadas. $¢ vood nde for o destinatanio ou 3 pessoa autonzads 3 recebé-la, zolictamos
dewohrer 3o remetente & apagar de seu sistemna. artamos que a utilizaga, divulgado ou
meproducio de seu comtelde & exprassamente praibida.

Arengda: “Imprima somerte quande necessano: o planeta agradece - Programa 3R

De: MAURICIO TEIXEIRA SOARES

Enviada em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 11:07

Para: NILSON ALVES DA SILVA <nilson_silva@metrosp.com.br>

Cc: MILTON PINTO DA SILVA JUNIOR <mpsilva@metrosp.com.br>

Assunto: ENC: Cad. Parte —-REPRES.—CONTR.—REP. PUB.—INTER [#TEC0000074981]
Prioridade: Alta

Bom dia, Nilson
Para providéncias quanto a Requisicdo de Documentos TCE n° 143/2020, anexa.

Atenciosamente,



